Von: LTL DJ und Eventtechnik <lichtundton@Ieiffert.de>
Gesendet: Mittwoch, 29. Oktober 2025 15:59

An: Altmann Kathleen <K.Altmann@Tangerhuette.de>

Cc: 'Eike Brasel' <eikebras@aol.com>

Betreff: [EXTERNAL]Re: AW: [EXTERNAL]Anfrage Kulturhaus

ACHTUNG: Diese E-Mail stammt von einem externen Absender. Bitte vermeide es, Anhange oder
externe Links ohne Priifung zu 6ffnen.

Sehr geehrte Frau Altmann,

vielen Dank fiir hre Unterstiitzung bei der Vorbereitung der Vorlage.
Unser Anliegen lasst sich wie folgt beschreiben:

Wir die Veranstalter Eike Brasel und Alexander Dahms wollen in diesem und den kommenden Jahren
wieder eine Silvesterveranstaltung im Kulturhaus Tangerhiitte anbieten. Jedoch sehen wir uns
diesbezliglich mit einigen Unsicherheiten konfrontiert.

Im vergangenen Jahr war die Veranstaltung aufgrund der Absage des beauftragten Veranstalters
ersatzlos ausgefallen. Die Wiederaufnahme birgt flr uns nicht unerhebliche finanzielle Risiken.

Um diese Risiken ein stliickweit zu minimieren, mochten wir die Veranstaltungen am 26.12
(Weihnachtstanz) und 31.12 als eine 2-tdgige Veranstaltung geltend machen. Dies wiirde gemaR der
EGO eine Rabattierung des Grundpreises um 50% fiir den Saal ermdglichen.

Weitere Vermietungen oder andere Nutzungen des Saals sind vom

27.12-30.12 nicht zu erwarten.

Ware dies fiir die Vorlage ausreichend?

Mit freundlichen GriiBen / Kind regards

LTL DJ und Eventtechnik

Alexander Dahms

Stendaler StraBe 58 - 39517 Tangerhiitte - Germany

Mobile: + 49 (0)176 / 610 950 19
E-Mail: LICHTundTON@leiffert.de

Am 27.10.2025 14:33, schrieb Altmann Kathleen:

> Sehr geehrter Herr Brasel,

>

> aufgrund einer Satzungsanderung im August 2023 liegt es in Hoheit des
> Stadtrates sogenannte Ausnahmen zu erlassen. Dazu ware ein

> schriftlicher Antrag notwendig. Dieser ware dann bis zur kommenden

> Woche notwendig um ihn in die aktuelle Sitzungsfolge zu bringen. Diese
> endet am 10.12.2025 wo es dann erst eine Entscheidung gabe.


mailto:LICHTundTON@leiffert.de

> Grundsatzlich kann so ein Antrag aber eingebracht werden. Gern kann
> ich auch Ihre Email nutzen um die Vorlage im Stadtrat vorzubereiten.
> Ein paar mehr erklarende Worte wéaren aber immer gut in diesem

> Zusammenhang. Lassen Sie mich einfach wissen, wie wir verfahren

> wollen.

>

> Die Halbierung des Saales ist satzungsgemall moglich, so dass dies ohne
> grolRe Herausforderung umgesetzt werden kann.

>

> Bei Fragen stehe ich gern zur Verfligung.

>

> Mit freundlichen GriiRen

>im Auftrag

>

> Kathleen Altmann

> Amtsleitung Amt fir Verwaltungssteuerung

>

> Amtsleitung - Amt fir Verwaltungssteuerung BismarckstraRe 5 - 39517
> Tangerhitte

>

> +49(0) 39359317 29

> k.altmann@tangerhuette.de

>

> Besuchen Sie uns: Website [1] | Digitales Rathaus [2]

>

> Von: Eike Brasel <eikebras@aol.com>

> Gesendet: Mittwoch, 22. Oktober 2025 11:32

> An: Altmann Kathleen <K.Altmann@Tangerhuette.de>; LTL DJ Und

> Eventtechnik <lichtundton@Ieiffert.de>

> Betreff: [EXTERNAL]Anfrage Kulturhaus

>

> ACHTUNG: Diese E-Mail stammt von einem externen Absender. Bitte
> vermeide es, Anhdnge oder externe Links ohne Prifung zu 6ffnen.

>

> Hallo Frau Altmann,

>

> wir haben beziglich der Raumlichkeiten des Kulturhauses zwei Anfragen.
>

> Gibt es die Moglichkeit, den Saal zu halbieren und dadurch die Halfte
> der Miete nur zu zahlen? Wir wiirden den Saal gern fiir kleine

> Veranstaltungen nutzen, jedoch haben wir derzeit nur die Moglichkeit
> den Saal im vollen Umfang zu mieten. Wir wiirden hier mittels Bauzaun
> und Vorhangen den Saal auf die Halfte verkleinern.

>

> Eine weitere Anfrage betrifft die Silvester Veranstaltung. Besteht die

> Moglichkeit die Silvester Veranstaltung als zweite Veranstaltung nach
> Weihnachten zu zdhlen, sodass dieser zur Halfte berechnet wird?

>

> Wir haben bei unseren Veranstaltungen die Herausforderung auf

> Plus/Minus Null zu kommen. Durch Miete (Blatterrauschen 1.150€),

> Brandwachen (250€) und Security (500€) sind die Kosten fiirs

> aufschlieRen so hoch, dass wir zukiinftig schauen miissen ob und wie wir
> die Veranstaltungen durchfiihren kénnen. Zu den Kosten kommen noch
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> interne Kosten fiirs Aufbauen, Einlass, Versicherungen sowie
> Personalkosten.

>

> Gerne kdnnen wir auch personlich dartiber sprechen.

>

> Liebe GriifRe

>

> Eike Brasel

>

>0151/21735115

> [1] https://www.tangerhuette.de/
> [2] https://rathaus.tangerhuette.de/
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